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收件人： Xia Yun 夏云(PR,SGM) <yun_xia@saic-gm.com>; 仲岚 <zhonglan@cct.cn>; 黄倩 <huangqian@cct.cn>;

抄送人： Tang Rong 唐蓉(PR,SGM) <rong_tang@saic-gm.com>;Duan, Yanfang <duany@prbright.com>;Hao,

Xuhua <haox@prbright.com>;fant@prbright.com <fant@prbright.com>;

RE: Re:Re:Re: 别克GL6提前试驾活动旅行社结算（有附件版）

发件人：Bian Jiajun 卞佳君(PR,SGM) <jiajun_bian@saic-gm.com>   时  间：2017-12-18 20:02

仲岚，
我们下周一周出差，再进公司就是元旦后了
这周务必把今年项目结算全部搞定
 
谢谢
 

From: Xia Yun 夏云(PR,SGM) 

Sent: 2017年12月18日 16:25

To: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>; 黄倩 <huangqian@cct.cn>

Cc: Tang Rong 唐蓉(PR,SGM) <rong_tang@saic-gm.com>; Bian Jiajun 卞佳君(PR,SGM) <jiajun_bian@saic-gm.com>;
Duan, Yanfang <duany@prbright.com>; Hao, Xuhua <haox@prbright.com>; fant@prbright.com

Subject: RE: Re:Re:Re: 别克GL6提前试驾活动旅行社结算（有附件版）
 

这个刚和艳芳确认过了，开票吧；所有发票复印件的A4纸，帮忙贴下哈；账单明细去备注后盖章（和以前报销一

样），还需要个委托协议（和以前一样）
 

另外，GS北京试驾的对账单，上周给你们的问题意见，请尽快确认，月底前如果不确认无法收料的话，你们再收款

会比较麻烦
 

谢谢！
 

Best Regards，
Xia Yun
 

 

From: 仲岚 [mailto:zhonglan@cct.cn] 

Sent: 2017年12月14日 15:40

To: Duan, Yanfang <duany@prbright.com>; Xia Yun 夏云(PR,SGM) <yun_xia@saic-gm.com>

Cc: Tang Rong 唐蓉(PR,SGM) <rong_tang@saic-gm.com>; 黄倩 <huangqian@cct.cn>

Subject: Re:Re:Re: 别克GL6提前试驾活动旅行社结算（有附件版）
 

 
夏老师：
  
    不好意思，刚刚没有附件
 
****************************************************

中国康辉旅行社集团有限责任公司

CHINA COMFORT TRAVEL GROUP CO.,LTD.

康辉国际会展商务旅行部

COMFORT MICE SERVICE

仲岚  ZHONG LAN

电话／+ 86 (10) 6587 0550
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