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收件人： 黄倩 <huangqian@cct.cn>;

Fw:Re: 杭州站报销确认

发件人：安黎欢 <anlihuan@cct.cn>   时  间：2018-07-19 12:46

Dear，
      客户邮件转给你，漆婷的账户信息如下：

账户：漆婷 招商银行 6225880131944598
 

我ERP系统里的团，团号是：

HMEA-180606-STY299

麻烦了

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州

COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD.

安黎欢 AMANDA AN

项目经理

Project Manager

电话／+ 86 (10) 6587 0562 

传真／+ 86 (10) 6587 0596

手机／+ 86 152 1031 5875

网址 / http://www.cct.cn/mice/

From: "漆婷 <ting.qi@fortunechina.com.cn>"

To: "安黎欢 <anlihuan@cct.cn>"

Sent: 2018-07-18 10:29

Subject: Re: 杭州站报销确认

欢欢，
附件是杭州+南京站的媒体报销明细，发票今天同步寄出了，多谢啦。
 
 
 

From: 安黎欢 <anlihuan@cct.cn>
 Date: Tuesday, July 17, 2018 at 7:43 PM

 To: "ting.qi" <ting.qi@fortunechina.com.cn>
 Cc: 周飞飞 <zhoufeifei@cct.cn>

 Subject: 杭州站报销确认
 

Dear，
      杭州站收到你的发票了，报销费用总计：3315.64元，明细如下，请回复确认哦~
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