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收件人： zhangwei6 <zhangwei6@cct.cn>;

RE: Re:结算单

发件人：Carol.YZ.Yang <Carol.YZ.Yang@bmw.com>   时  间：2019-11-21 18:15

Dear,
 
金额已确认，开票信息如下：
 
BBA开票金额：51,400.00 (Net), 含税54,484.00
PO: M7C265934, migo No.: 5189538340, 5189538341

 
NSC开票金额：40,002.30 (Net), 含税42,402.44
PO：47026319, migo No.: 5005472974, 5005472975

Kind regards,
Carol
 
From: 张维 [mailto:zhangwei6@cct.cn] 

 Sent: Thursday, November 21, 2019 6:04 PM
 To: Yang Carol, C5-CN-N <Carol.YZ.Yang@bmw.com>

 Subject: Re:结算单
 
 
Dear CAROL：
 
活动开专票，总金额为96886.44元，请查收~

如有问题，请随时与我联系~
 
 
 
祝好
----------------------
 

打印此页 关闭此页



2019/11/22 https://mail.263.net/wm2e/mail/mailOperate/mailOperateAction_mailPrint.do?mailOperateType=print&emailIdentity=005dd663e50c…

https://mail.263.net/wm2e/mail/mailOperate/mailOperateAction_mailPrint.do?mailOperateType=print&emailIdentity=005dd663e50cd3b0@01c5@… 2/5

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD
 
张维  Vivienne Zhang
电话／+ 86 (10) 6587 7453 
传真／+ 86 (10) 6587 7453
手机／+ 86 150 8199 5052
网址 / http://www.cct.cn/mice/
 
 

From: "张维 <zhangwei6@cct.cn>"
To: "Carol.YZ.Yang <carol.yz.yang@bmw.com>"
Sent: 2019-11-20 17:48
Subject: Re:Re:RE: Re:团建方案请参考~

 
Dear carol：
 
 
附件为更新的结算单，其中礼品鼠标为2280元，结算单金额为91481.5元，请查收~

如有问题，请随时与我联系~
 
 
 
祝好
----------------------
 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD
 
张维  Vivienne Zhang
电话／+ 86 (10) 6587 7453 
传真／+ 86 (10) 6587 7453
手机／+ 86 150 8199 5052
网址 / http://www.cct.cn/mice/
 
 
From: "张维 <zhangwei6@cct.cn>"
To: "Carol.YZ.Yang <carol.yz.yang@bmw.com>"
Sent: 2019-11-20 17:19
Subject: Re:RE: Re:团建方案请参考~

Dear  Carol：
 
 
附件为本次活动结算单，金额为88973.5元，如无问题请帮忙确认，我将走开票流程，辛苦~
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如有问题，请随时与我联系~
 
 
 
祝好
----------------------
 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD
 
张维  Vivienne Zhang
电话／+ 86 (10) 6587 7453 
传真／+ 86 (10) 6587 7453
手机／+ 86 150 8199 5052
网址 / http://www.cct.cn/mice/
 
 

From: "Carol.YZ.Yang <Carol.YZ.Yang@bmw.com>"
To: "zhangwei6 <zhangwei6@cct.cn>"
Sent: 2019-11-18 11:28
Subject: RE: Re:团建方案请参考~

Dear，
 
PO扫描版见附件，原件将于近日寄出给你们，请提供收件信息，谢谢。
 
另外，本次团建实际结算单请于本周三之前提供给我吧，谢谢！
如有问题，随时联系。
 
Kind regards,
Carol
 

From: Yang Carol, C5-CN-N
 Sent: Thursday, November 14, 2019 3:05 PM

 To: '张维' <zhangwei6@cct.cn>
 Subject: RE: Re:团建方案请参考~

 
Dear，
 
请查收更新的报名表为自驾同事报备车牌号，谢谢。
 
Kind regards,
Carol
 

From: Yang Carol, C5-CN-N
 Sent: Wednesday, November 13, 2019 10:02 AM

 To: '张维' <zhangwei6@cct.cn>
 Subject: RE: Re:团建方案请参考~

 
Dear，
 
请查收报名表，以下几点请确认：
 
     密云印象提前预留车位，初步估计至少30个车位。。
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     自驾同事进入酒店是否需要报备车牌号，从停车场-酒店之间电瓶车接送负责人联系方式
     房间提醒酒店尽量在13:00之前收拾出来
     摄影师的费用
     晚宴的摆位
     晚宴时准备好话筒
 
Kind regards,
Carol
 

From: Yang Carol, C5-CN-N
 Sent: Friday, November 8, 2019 3:50 PM

 To: '张维' <zhangwei6@cct.cn>
 Subject: RE: Re:团建方案请参考~

 
Dear,
 
根据目前报名情况，房间数更改为：20个标间，3个大床房，用餐十人桌七桌。PO这边还在审批流程中，请先和酒店签合
同吧，PO完成审批后会尽快发给你们，
 
NSC PO: 47026319,  40,200 CNY
BBA PO: M7C265934,  51,400.00 CNY
 
除PO外，我们还有一部分金额会通过现金方式支付，预计金额8000，谢谢。
 
Kind regards,
Carol
 
From:张维 [mailto:zhangwei6@cct.cn]

 Sent: Friday, November 8, 2019 12:32 PM
 To: Yang Carol, C5-CN-N <Carol.YZ.Yang@bmw.com>

 Subject: Re:团建方案请参考~
 
Dear  CAROL：
 
 
嗨~由于po暂时没下，但是酒店这边必须要回传合同预定资源了，
目前预定为：
28个标间，3个大床
十人桌一共六桌，请帮忙确认，我这边今天申请盖章回传合同~辛苦~
 

如有问题，请随时与我联系~
 
 
 
祝好
----------------------
 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD
 
张维  Vivienne Zhang
电话／+ 86 (10) 6587 7453 
传真／+ 86 (10) 6587 7453
手机／+ 86 150 8199 5052
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网址 /http://www.cct.cn/mice/
 
 

From: "张维 <zhangwei6@cct.cn>"
To: "carol.yz.yang <carol.yz.yang@bmw.com>"
Sent: 2019-10-15 13:03
Subject:团建方案请参考~

Dear  Carol：
 
 
嗨~附件为此次团建方案和报价（目前报价默认开增值税普通发票）请查收，目前推荐目的地为金山岭和古北水镇
的古北之光大酒店，你提期间水镇大酒店期间没有资源哦~
个人比较建议金山岭会好一点，性价比比较高，水镇这边价格不是很合适的。其他还请你定夺~
 
 

如有问题，请随时与我联系~
 
 
 
祝好
----------------------
 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD
 
张维  Vivienne Zhang
电话／+ 86 (10) 6587 7453 
传真／+ 86 (10) 6587 7453
手机／+ 86 150 8199 5052
网址 /http://www.cct.cn/mice/
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