
收件人：
安黎欢 <anlihuan@cct.cn>;

抄送人：
仲岚 <zhonglan@cct.cn>;刘丽娜 <liulina@cct.cn>;

RE: Re:RE: [EXTERNAL]国补审核成都站阶段康辉部分结算更新-0920
发件人：Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>   时  间：2022-09-20 18:39

Dear Amanda,
 
明后天先把第二页跟进费付了吧，其他我还没细看，这周内给你确认，谢谢。
 
Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
 
From: 安黎欢 <anlihuan@cct.cn>



Sent: Tuesday, September 20, 2022 3:31 PM

To: Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>


Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>;
刘丽娜 <liulina@cct.cn>

Subject: Re:RE: [EXTERNAL]国补审核成都站阶段康辉部分结算更新-0920

 
EXTERNAL SENDER -
be CAUTIOUS, particularly with
links and attachments.

外部发件人 -
小心，此邮件来自BBA外部，请先核实发件
人，再点击链接和附件。

Dear，
    结算更新请见附件，我把宝悦的其他费用，燕德宝的费用都加进去了，需要说明的有：
 
    1.深圳复审周凯乐因为成都回深圳正在居家，自己叫了代驾参加复审，所以王晋把他的补偿金增加了1000
元，这个您确认之后我会在9月21日（周三）走流程付款给她；
 
    2.车主补偿总金额224500（包含周凯乐增加的1000元），经销商跟进费用179000，这个费用我也更新了。
 
    其余费用请见附件，如有问题请随时沟通，非常感谢~

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD.
安黎欢 AMANDA
AN
项目经理
Project Manager
电话／+ 86 (10) 6587 0562 
传真／+ 86 (10) 6587 0596
手机／+ 86 152 1031 5875
网址 /
http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>"
To: "安黎欢
<anlihuan@cct.cn>"
Sent: 2022-09-20 09:17
Subject: RE: [EXTERNAL]国补审核成都站阶段康辉部分结算更新-0906

Amanda,
  
结算我更新了，拖车等等再从你那更新一下发给我。第二页的明细争取明后天汇出。
 
  
Best regards,

打印此页 关闭此页

http://www.cct.cn/mice/
mailto:Joanne.Li@bmw-brilliance.cn
mailto:anlihuan@cct.cn


Joanne Li
010 8455 7193
  
From: Li Joanne, BBS-V-9



Sent: Friday, September 16, 2022 10:13 AM

To: '安黎欢' <anlihuan@cct.cn>


Subject: RE: [EXTERNAL]国补审核成都站阶段康辉部分结算更新-0906
 
Amanda,
  
你看一下我更新的这版，另外：
 
把成都宝悦及其他没体现的项目都加进来
争取下周付款
  
Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
  

From:
安黎欢 <anlihuan@cct.cn>


Sent: Tuesday, September 6, 2022 4:43 PM


To: Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>

Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>


Subject: [EXTERNAL]国补审核成都站阶段康辉部分结算更新-0906
 

EXTERNAL SENDER -
be CAUTIOUS, particularly with
links and attachments.  

外部发件人 -
小心，此邮件来自BBA外部，请先核实发件
人，再点击链接和附件。
 

Dear，
    国补现场审核成都站康辉部分结算更新请见附件，
 
    其中成都中宝拆卸电池的费用，以及成都中宝和乐山经销店赠送客户保养费用已经给我账单，我已经加到费
用明细中；其它成都宝悦费用经销店没有直接给我；
    另外审核组费用23500元王晋那边还没确认最终金额，应该没有这么多，收到王晋费用金额后会更新给您。
 
    如有问题请随时沟通，非常感谢！~

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD.
安黎欢 AMANDA
AN
项目经理
Project Manager
电话／+ 86 (10) 6587 0562 
传真／+ 86 (10) 6587 0596
手机／+ 86 152 1031 5875
网址 /
http://www.cct.cn/mice/
 

mailto:anlihuan@cct.cn
mailto:anlihuan@cct.cn
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