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收件人： 黄倩 <huangqian@cct.cn>;

抄送人： Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>;Chen Wen, BBS-510

<Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>;仲岚 <zhonglan@cct.cn>;

RE: Re:RE: Re:答复: 宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版

2018.4.26

发件人：Yang Huan, BBS-510(CDP) <huan.yang.ea@partner.bmw-brilliance.cn>   时  间：2018-07-11 10:52

Dear Tina,
 

结算材料及结算单已审核，没有问题。
 

From: 黄倩 <huangqian@cct.cn> 
 Sent: Tuesday, July 10, 2018 2:24 PM

 To: Yang Huan, BBS-510(CDP) <huan.yang.ea@partner.bmw-brilliance.cn>
 Cc: Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>; Chen Wen, BBS-510 <Wen.Chen.ce@bmw-

brilliance.cn>; 仲岚 <zhonglan@cct.cn>
 Subject: Re:RE: Re:答复: 宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26

 

Dear Be�y,

 

        3-4月专家培训活动的相关结算单和结算材料见附件，

grace离职前确认的结算版本，这次去掉了sheets2中22800的餐费，因该结算单没收到，所以等结算单寄

到后放在当时的活动结算。

       如果没有问题麻烦确认后我尽快开票，谢谢。
 

CMS Tina
 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州

COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD

黄倩 TINA HUANG

电话／+ 86 (10) 6587 0516 

传真／+ 86 (10) 6587 0596

手机／+ 86 177 1839 5126

网址 / http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Yang Huan, BBS-510(CDP) <huan.yang.ea@partner.bmw-brilliance.cn>"

To: "huangqian@cct.cn <huangqian@cct.cn>"

CC: "Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>","Chen Wen, BBS-510 <Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>"

Sent: 2018-07-02 12:04

Subject: RE: Re:答复: 宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26

Dear Tina,
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我这边只有专家培训活动的相关报价存档，为方便核对，请发送相关结算依据及材料哈~谢谢。
 
BR/Be�y

From: Wang Brenda, BBS-510
 Sent: Monday, July 2, 2018 9:13 AM

 To: Yang Huan, BBS-510(CDP) <huan.yang.ea@partner.bmw-brilliance.cn>
 Cc: Chen Wen, BBS-510 <Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>

 Subject: FW: Re:答复:宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26
 

Dear Betty,

 

你看看S盘上有无相关结算依据及材料，再核对下数字哈，谢谢。

 

 
From:黄倩 [mailto:huangqian@cct.cn]

 Sent: Wednesday, June 20, 2018 5:13 PM
 To: Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>

 Cc: Chen Wen, BBS-510 <Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>
 Subject: Re:答复:宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26

 

 

Brenda

您好，我是康辉的黄倩，之前的宝马专家培训活动是我和grace对接的。

附件是grace离职前确认的三场活动的结算单，扣除了酒店部分可以抵扣的税点，如无问题麻烦您回复确认后，我开

发票寄给宝马财务处，谢谢。

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州

COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD

黄倩 TINA HUANG

电话／+ 86 (10) 6587 0516 

传真／+ 86 (10) 6587 0596

手机／+ 86 177 1839 5126

网址 /http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Liu Rui, BBS-510 <Grace.Liu.ff@bmw-brilliance.cn>"

To: "黄倩 <huangqian@cct.cn>"

CC: "Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>","Chen Wen, BBS-510 <Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>"

Sent: 2018-04-27 08:47

Subject:答复:宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26

Dear Tina，
 
如电话沟通，请根据你这边的第三方发票double-check，确保第三方发票（如果是增值税专用发票）的增值
税已扣除，谢谢。
 
BR/Grace
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发件人:黄倩 [mailto:huangqian@cct.cn] 
 发送时间: Thursday, April 26, 2018 4:58 PM

 收件人: Liu Rui, BBS-510 <Grace.Liu.ff@bmw-brilliance.cn>
 主题:宝马专家委员会三月四月活动结算单确认更新版2018.4.26

 
 

grace：

     附件为更新版3，4月份的三场活动的结算单，请查收。

 

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州

COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD

黄倩 TINA HUANG

电话／+ 86 (10) 6587 0516 

传真／+ 86 (10) 6587 0596

手机／+ 86 177 1839 5126

网址 /http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Liu Rui, BBS-510 <Grace.Liu.ff@bmw-brilliance.cn>"

To: "黄倩 <huangqian@cct.cn>"

CC: "周飞飞 <zhoufeifei@cct.cn>","Wang Brenda, BBS-510 <Brenda.Wang@bmw-brilliance.cn>","Chen Wen, BBS-510

<Wen.Chen.ce@bmw-brilliance.cn>"

Sent: 2018-04-24 17:17

Subject:答复:宝马专家委员会活动经销商一月份交通费用报销确认

Dear Tina,
 
确认，谢谢。
 
BR/Grace
 

发件人:黄倩 [mailto:huangqian@cct.cn] 
 发送时间: Tuesday, April 24, 2018 5:00 PM

 收件人: Liu Rui, BBS-510 <Grace.Liu.ff@bmw-brilliance.cn>
 抄送:周飞飞 <zhoufeifei@cct.cn>

 主题:宝马专家委员会活动经销商一月份交通费用报销确认
 

 

grace：

您好，收到您寄到的宝马专家委员会专家1月份去上海参会的交通发票，共计：1338.8

元。

其中：

陈亚萍300元，工商银行6222081202003665948；

刘章波278.8元，中国建设银行：6227003761860708871；

叶慧760元，农业银行浙江省温州市鹿城区仰义分理处6228480332534425712

麻烦您确认下这笔交通费在4月份专家委员会活动中做结算，谢谢。 
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康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州

COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD

黄倩 TINA HUANG

电话／+ 86 (10) 6587 0516 

传真／+ 86 (10) 6587 0596

手机／+ 86 177 1839 5126

网址 /http://www.cct.cn/mice/
 

http://www.cct.cn/mice/

