
收件人：
安黎欢 <anlihuan@cct.cn>;

RE: Re:RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

发件人：Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>   时  间：2021-09-22 14:11

最后三个先不汇。
 
 
From: Li Joanne, BBS-V-9 


Sent: Wednesday, September 22, 2021 2:01 PM

To: '安黎欢' <anlihuan@cct.cn>


Cc: '仲岚 ' <zhonglan@cct.cn>; '刘丽娜 ' <liulina@cct.cn>; '李思甜' <lisitian@cct.cn>

Subject: RE: Re:RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

 
Dear Amanda,
 
抱歉，之前的表有点问题。下午把这20台的付款先完成。
 

车辆VIN码 车辆型号 最新状态 中秋后跟进方案
现任车

(若未过

LBVKY9102KSP10834 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 庄德飞

LBVKY9107KSP12708 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 马先生

LBVHY1101KMN42233 BMW6462AAHEV(BMWX1) 0现场审核 0现场通过 周纯

LBVKY9109JSP04804 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 周岳璋

LBVKY9105KSR88319 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 胡恒

LBVKY9106JSP02069 BMW7201BMHEV 0现场审核 0现场通过 上海云

LBVKY9100KSP13196 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 左丛

LBVKY9107KSP12076 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 庄子伟

LBVKY910XKSP11715 BMW7201CMHEV 0现场审核 0现场通过 张彦

LBVKY9109JSP02714 BMW7201BMHEV 0现场审核 0现场通过 上海立

LBVHY1103JMK81721 BMW6462AAHEV(BMWX1) 0现场审核 0现场通过 王磊

LBVHY1109HMK81183 BMW6462AAHEV(BMWX1) 1上门审核 1上门/拍照通过 马梅

LBVHY1106JMN39438 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 1上门/拍照通过 张逸清

LBVHY1101JMN38813 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 1上门/拍照通过 郑挚

LBVKY9102KSP09229 BMW7201CMHEV 2已发沪牌照片 1上门/拍照通过 张文月

LBVKY9103KSP10048 BMW7201CMHEV 2已发沪牌照片 1上门/拍照通过 车在绍

LBVHY1100JMN38396 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 1上门/拍照通过 张阳

LBVHY1107JMN38136 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 23日上海(BBA-G) 庄旭女

LBVHY1104HMK81107 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 23日上海(BBA-G) 上海晋

LBVHY1101KMN41535 BMW6462AAHEV(BMWX1) 2已发沪牌照片 23日上海(BBA-G) 朱平利

 
 
Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
 

From: Li Joanne, BBS-V-9 

Sent: Wednesday, September 22, 2021 11:58 AM


To: '安黎欢' <anlihuan@cct.cn>

Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>;
刘丽娜 <liulina@cct.cn>;
李思甜 <lisitian@cct.cn>


Subject: RE: Re:RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

 
Dear Amanda,
 
下面是新确认的一批付款：
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没有账号的联系经销商/客户要账号
午饭后马上付黄色部分的，因为要再次邀约
 

车辆VIN码 邀约经销商 中秋后跟进方案 现任车主 现牌照 实付

LBVKY9102KSP10834 上海凡德 0现场通过 庄德飞 沪AFG6877 1

LBVKY9107KSP12708 上海广汇宝泓 0现场通过 马先生 沪AFF1769 1

LBVHY1101KMN42233 上海凡德 0现场通过 周纯 沪AFA2127 1

LBVKY9109JSP04804 上海宝诚 0现场通过 周岳璋 沪AF20057 1

LBVKY9105KSR88319 上海宝诚 0现场通过 胡恒 1

LBVKY9106JSP02069 上海凡德 0现场通过 上海云选信息技术有限公司/鲁永嘉 沪AFA3895 1

LBVKY9100KSP13196 上海宝骅 0现场通过 左丛 沪AFL9809 1

LBVKY9107KSP12076 上海宝信 0现场通过 庄子伟 沪AF51048 1

LBVHY1109HMK81183 上海宝麟 1上门/拍照通过 马梅 沪AF35005 1

LBVHY1106JMN39438 上海宝麟 1上门/拍照通过 张逸清 沪AFM5933 1

LBVHY1101JMN38813 上海宝信 1上门/拍照通过 郑挚 1

LBVKY9102KSP09229 上海凡德 1上门/拍照通过 张文月 沪AFD1316 1

LBVKY9103KSP10048 绍兴泓宝行 1上门/拍照通过 车在绍兴 1

LBVHY1100JMN38396 上海宝诚中环 1上门/拍照通过 张阳 沪AFM9930 1

LBVHY1107JMN38136 上海上德宝骏

23日上海(BBA-
G) 庄旭女士 沪AF80312 1

LBVHY1104HMK81107 上海宝骅

23日上海(BBA-
G) 上海晋启贸易有限公司 沪AFB0859 1

LBVHY1109HMD99057 上海众国宝泓

23日上海(BBA-
G) 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 沪AF65865 1

LBVKY9102JSP05678 上海宝宁

23日上海(BBA-
G) 邹凯 沪AFC1887 1

LBVKY9109KSR89067 上海凡德

23日上海(BBA-
G) 田女士 沪AF10787 1

LBVKY910XJSP08215 上海宝诚

23日上海(BBA-
G) 张涛 沪AFA3185 1

LBVHY1100JMK81630 上海宝信

23日上海(BBA-
G) 赵芳 沪AFD8311 1

LBVKY9109KSP13133 上海德宝

23日上海(BBA-
G) 周学巧 沪AFM1539 1

LBVHY1100JMN39449 上海宝诚

23日上海(BBA-
G) 张文亮 沪AFM0918 1

LBVHY1106JMN38659 上海宝骅

23日上海(BBA-
G) 赵东鹏 沪AFA2488 1

LBVHY1101KMN41535 上海宝信

23日上海(BBA-
G) 朱平利 沪AF06842 1

LBVKY9109JSP05760 上海德宝

23日上海(BBA-
G) 章美丽 沪AFL6971 1

LBVKY9107JSP05207 昆山骏宝行

23日上海(BBA-
G) 卓辰阳 沪AFD7667 1

LBVHY1108JMK83321 上海上德宝骏

23日上海(BBA-
G) 章定强 沪AFE6735 1

LBVKY910XKSP11715 上海宝诚 0现场通过 张彦 沪AFF2556 2

LBVKY9109JSP02714 上海宝宁 0现场通过 上海立通电梯有限公司 沪AFA7227 2

LBVHY1103JMK81721 上海宝诚 0现场通过 王磊 沪AFB0075 2
 
 
Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
 
From: 安黎欢 <anlihuan@cct.cn>

Sent: Wednesday, September 22, 2021 9:26 AM
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To: Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>
Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>;
刘丽娜 <liulina@cct.cn>;
李思甜 <lisitian@cct.cn>
Subject: Re:RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

 
Dear，
    邮件中未在补偿金名单详细信息请见附件具体原因，我们今天会跟进发送照片的客户给我们行驶证照片、账
户信息及代签确认函，请问经销商跟进发送照片的需要我们联系跟进账户信息和确认函么？

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD.
安黎欢 AMANDA
AN
项目经理
Project Manager
电话／+ 86 (10) 6587 0562 
传真／+ 86 (10) 6587 0596
手机／+ 86 152 1031 5875
网址 /
http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>"
To: "安黎欢
<anlihuan@cct.cn>"
CC: "仲岚
<zhonglan@cct.cn>","刘丽娜 <liulina@cct.cn>","283008462
<283008462@qq.com>"
Sent: 2021-09-18 16:54
Subject: RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

Dear Amanda,
  
这几台没在汇款名单上是为什么？  
  

车辆VIN码 最新状态

LBVKY9102KSP10834 0现场审核  
LBVKY9107KSP12708 0现场审核  
LBVHY1101KMN42233 0现场审核  
LBVKY910XKSP11715 0现场审核  
LBVKY9109JSP02714 0现场审核  
LBVHY1103JMK81721 0现场审核  
LBVKY9109JSP04804 0现场审核  
LBVKY9105KSR88319 0现场审核  
LBVKY9106JSP02069 0现场审核  
LBVKY9100KSP13196 0现场审核  
LBVKY9107KSP12076 0现场审核  
LBVHY1107JMN38136 2已发沪牌照片  
LBVHY1101JMN38813 2已发沪牌照片  
LBVKY9102KSP09229 2已发沪牌照片  
LBVHY1101KMN41535 2已发沪牌照片  
LBVKY9103KSP10048 2已发沪牌照片  
LBVHY1104HMK81107 2已发沪牌照片  
LBVHY1100JMN38396 2已发沪牌照片  
LBVHY1106JMN39438 2已发沪牌照片  
LBVKY9101JSP08409 4外地牌已拍照  
LBVKY9104KSR88912 4外地牌已拍照  
LBVKY9101KSR89063 4外地牌已拍照  
LBVKY9104KSR89073 4外地牌已拍照  
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Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
  
From: Li Joanne, BBS-V-9



Sent: Saturday, September 18, 2021 4:46 PM

To: '安黎欢' <anlihuan@cct.cn>


Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>; 刘丽娜 <liulina@cct.cn>; 283008462 <283008462@qq.com>

Subject: RE: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

 
Dear Amanda,
  
确认sheet1中69台，总计73400，今天付款。
 
确认sheet2中16台，总计20000，其中1台无补偿，见附件J,K列，今天付款。
 
  
谢谢！  
  
Best regards,
Joanne Li
010 8455 7193
  
From:
安黎欢 <anlihuan@cct.cn>



Sent: Saturday, September 18, 2021 11:29 AM

To: Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>


Cc: 仲岚 <zhonglan@cct.cn>; 刘丽娜 <liulina@cct.cn>; 283008462 <283008462@qq.com>

Subject: 9月16日现场审核车主账户信息及金额确认

 
Dear，
   
请查收附件统计信息，跟9月16日现场审核及发送照片填写确认函车主确认函和银行账户信息及金额没有问题
的车主人数为69人，总金额为73400元；
    sheet2为确认函金额与表格信息不一致，或者车主信息与银行卡所有人信息不一致的情况，
    您看一下如果没问题今天我们财务就按照这个信息先给没问题的这69位车主汇款补偿金，如有问题请随时沟
通，非常感谢！~

康辉集团国际会议展览有限公司-北京/上海/成都/广州
COMFORT INTERNATIONAL M.I.C.E. SERVICE CO.,LTD.
安黎欢 AMANDA
AN
项目经理
Project Manager
电话／+ 86 (10) 6587 0562 
传真／+ 86 (10) 6587 0596
手机／+ 86 152 1031 5875
网址 /
http://www.cct.cn/mice/
 

From: "Li Joanne, BBS-V-9 <Joanne.Li@bmw-brilliance.cn>"
To: "安黎欢
<anlihuan@cct.cn>"
Sent: 2021-09-13 08:53
Subject:
周一发台风改期短信
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